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comercial1@mvaeng.com.br

De: Matheus Protasio Pires <orcamento@novaeradrenagem.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 1 de novembro de 2024 09:44
Para: comercial1@mvaeng.com.br
Assunto: ENC: ORÇAMENTO FIOCRUZ
Anexos: caixas de concreto 29.01.xlsx; 40°(ETG 1)REV000_PEDIDO DE VENDA_44190- 

2024_RIO DE JANEIRO.pdf; 40°(ETG 2)REV000_PEDIDO DE VENDA_44201- 
2024_RIO DE JANEIRO.pdf; 40°(ETG 3)REV000_PEDIDO DE VENDA_44202- 
2024_RIO DE JANEIRO.pdf

 
Bom dia Patrícia, sou o Matheus da Nova era 
Apresento em anexo a proposta referente ao pedido, Fico à disposição para quaisquer detalhes ou esclarecer 
dúvidas que possam surgir. 
 
Atenciosamente, Matheus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
 

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
 
 
 

De: comercial@novaeradrenagem.com.br <comercial@novaeradrenagem.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 14:12 
Para: comercial1@mvaeng.com.br 
Assunto: RES: ORÇAMENTO FIOCRUZ 
 
Boa tarde, Patricia. 
 
Tudo bem? 
 
Segue em anexo planilha preenchida.  
 
Fico a disposição, atenciosamente ! 
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De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br>  
Enviada em: sábado, 3 de fevereiro de 2024 09:45 
Para: comercial@novaeradrenagem.com.br 
Assunto: RES: ORÇAMENTO FIOCRUZ 
 
Bom dia, 
 
Poderia por genƟleza preencher em nossa planilha em anexo? Não consegui idenƟficar algumas caixas, se você não 
forneceu favor escrever que o item é declínio. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
 

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
 
 
 

De: comercial@novaeradrenagem.com.br <comercial@novaeradrenagem.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 12:37 
Para: comercial1@mvaeng.com.br 
Assunto: RES: ORÇAMENTO FIOCRUZ 
 
Bom dia, Patrícia. 
 
Tudo bem? 
 
Segue em anexo nossa proposta.  
 
Algumas observações 
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Não consideramos em nosso orçamento as caixas 250x250 pois nossa medida mínima é 400x400 com máxima de 
2400. 
 
As nossas caixas a cima de 2000 só trabalhamos com paredes de 15cm armadas com tela dupla Q283.  
 
Qualquer duvida pode entrar em contato no meu WhatsApp. 
 
Fico a disposição, atenciosamente ! 
 

 
 

De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 09:52 
Para: comercial@novaeradrenagem.com.br 
Assunto: ORÇAMENTO FIOCRUZ 
 
Bom dia, 
 
Solicito orçamento dos itens conforme anexo para obra das Subestações no Campus Manguinhos da Fiocruz, 
localizado na Avenida Brasil 4365, Rio de Janeiro/RJ. 
Favor destacar o valor de frete no orçamento. 
 
Dados para proposta: 
 
SMS MOELLER DE CARVALHO - EPP 
CNPJ: 09.617.050/0001-97 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
 

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
 
 
 


